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Subject: Re: Locatie interview in Beer Sheva

From: Philip Staal <philip@staal.bz>

Date: 08/01/2016 11:48

To: Wim Getkate <wim.getkate@nl.ey.com>

CC: Sandra Hauwert <sandra.hauwert@nl.ey.com>

Beste Wim, Onchiey Phitip daat
Bedankt voor je duidelijke email en speciaal de punten waarover je informatie wenst.

Voor jouw informatie het volgende:

De financiele punten uit "Rapport Boers" - buiten de gegevens na 2006 - zijn onderbouwd met
documenten afkomstig uit mijn archief (boers heeft kopies van deze documenten ontvangen).

Dit is de reden dat ik mijn archief aan jou wil laten zien als wij elkaar volgende week ontmoeten in
Beer Sheva. Je kan dan alle gewenste documenten ter plaatse inzien en bepalen of ik ergens een
denkfout maak en/of spoken zie.

Overigens is "Rapport Boers" slechts het topje van de ijsberg.

Als het om mijn bevindingen gaat, is het ‘Liedje’, geschreven door Judith Herzberg, gemakkelijk uit
te breiden met een extra couplet zoals:

Het is erger dan je denkt,

ook als je denkt

het zal wel erger zijn dan ik denk
dan is het toch nog erger

dan je denkt

Prettig weekend en tot ziens,

Philip Staal

Author of Settling the Account (2015) and Roestvrijstaal (2008)
www.staal.bz

On 08/01/2016 10:39, Wim Getkate wrote:

Beste Philip,
Ik kom samen met mijn Nederlandse collega Sandra Hauwert.

Wij willen ons in het kader van het verkennend onderzoek tijdens het interview focussen op de signalen van
onregelmatigheden welke de heer Boers in zijn rapport heeft gedaan. Met betrekking tot uw rol als bestuurslid
van SMO spitsen deze signalen zich toe op:

1. Enorme omvang van geldstromen aan SPI )

Uit de jaarverslagen van SPI blijkt dat over de periode 2001-2004 SPI van de volgende Stichtingen
bedragen heeft ontvangen:

1. SMO: NIS 5.353.626 (ca. € 1.000.000)
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2. Discrepanties tussen betaalde en ontvangen gelden

Van alle discrepanties tussen de door Stichtingen betaalde en ontvangen gelden zijn een aantal
voorbeelden opgesomd.

Door SMO[1] in 2000/2001 overgeboekt aan SPI[2] (via Helpdesk Israé&l) Hfl. 1.330.675. Door SPI

ontvangen Hfl. 1.112.500. Verschil van Hfl. 218.175. Aangetekend zij dat de voorzitter van SPI tevens

bestuurslid en gevolmachtigde is van SMO.
Door Minfin NIS 611.000 overgeboekt naar SPI in 2000. SPI heeft slechts NIS 497.616 ontvangen.

Verschil van ILS 113.384.
SPI heeft in 2004 € 45.509 ontvangen van SMO. SMO heeft echter € 152.143 overgeboekt naar SPI
Kamer Ill. Verschil van € 106.634.

Waren deze Stichtingen statutair gerechtigd gelden over te maken naar SPI (het overkoepelende
orgaan van de Israélische Stichtingen)?

Wat waren de onderbouwingen van deze bedragen?

Het vermoeden reist dat bijvoorbeeld de overboeking van bedragen van JHF naar SPI gedaan zijn ter
dekking van de reiskosten van de heer G. Peiper, welke tegelijkertijd zowel secretaris van JHF was als
vicevoorzitter van SPl. Waarom declareerde de secretaris van JHF zijn reiskosten niet direct bij JHF?

Zijn er mogelijk dubbele reiskosten in rekening gebracht bij meerdere Stichtingen?

3. Onkosten gemaakt inzake onderzoek “teruggave van geroofd geld”

Uit de SPI jaarverslagen over 2003 tot en met 2006 is onder de noemer ‘onkosten gemaakt inzake
onderzoek “teruggave van geroofd geld” in totaal NIS 549.583 (€ 128.316) verantwoord. Uit de
Israélische KvK blijkt dat het “Instituut voor Onderzoek naar de in de Shoa geroofd goed” (hierna:
Instituut) in de jaren 2001-2008 als non-actief werd gerapporteerd en dus ook geen jaarverslagen
heeft ingediend. Er zijn dus volgens het Rapport Boers gelden door SPI overgemaakt aan een
‘slapende’ Stichting.

1. Waren SMO, SAMO en Minfin op de hoogte van het feit dat — in strijd met de bestuursbesluiten
van SMO en SAMO alleen dan geld mag worden overgemaakt naar SPI als sprake was van dekking

van gemaakte kosten —in Israél geld werd overgemaakt naar het Instituut via SPI;

2.  Hebben SMO, SAMO en Minfin ooit rapporten ontvangen van het Instituut over de wijze waarop

deze gelden zijn gebruikt;

4. Belangenverstrengeling van de heer Avraham Roet

In de jaren 2003 en 2004 zat de heer Avraham Roet in het Bestuur van SMO. In de jaren 2005 en 2006

was hij penningmeester van SAMO. Tevens was hij van 2003 tot en met 2006 voorzitter van SPI.
Tenslotte was hij vanaf de oprichting bestuurslid, tekenbevoegde en bezielende leider van het
Instituut.

Wij zien er naar uit om u te ontmoeten en wensen u een goed weekend toe.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Find us on: Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube

Wim Getkate | senior manager

Ernst & Young Accountants LLP

Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Postbus 75993 1070 AZ Amsterdam, Netherlands
Office: +31 (0)88 407 1912 | Mobile: +31 (0)6 2125 2228 | wim.getkate@nl.ey.com

Fax: +31 (0)88 407 0951

Website: http://www.ey.com

voor
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Sandra Giling | Phone: +31 (0)88 407 1872 | sandra.giling@nl.ey.com

Chamber of Commerce Rotterdam: 24432944
Registrar of Companier for England and Wales: OC335594

From: Philip Staal [mailto:philip@staal.bz]
Sent: Thursday, January 07, 2016 9:33 PM
To: Wim Getkate

Subject: Re: Locatie interview in Beer Sheva

Beste Wim,

Ik heb het genoteerd en zie ernaar uit je te ontmoeten.
Zou je zo vriendelijk willen zijn de naam en telefoonnummer van jullie contact persoon in Israel te sturen.

Het lijkt me niet verstandig de plaatjes van de PowerPointpresentatie te sturen zonder uitleg en de uitleg zit in
mijn hoofd en is ook te lezen in Roestvrijstaal (gratis te downloaden vanaf mijn website).

De PowerPointpresentatie legt uit de Roof tijdens de oorlog (5%), het Naoorlogse Rechtsherstel (5%) en
Restitutie begin deze eeuw (beter bekend als de Maror-gelden) met de verschillende geldstromingen, circa
90%.

Verder, om je een indruk te geven waarop ik mijn beweringen van ons rapport d.d. 30 juli 2015 staaf, wil ik je
mijn persoonlijk digitaal archief laten zien van de stichtingen - duizenden pagina's tellende documenten,
onderzoeksrapporten, overeenkomsten, jaarverslagen, notulen, etc.

Met vriendelijke groet en tot ziens op 15 januari,

Philip Staal

Author of Settling the Account (2015) and Roestvrijstaal (2008)
www.staal.bz

On 07/01/2016 10:25, Wim Getkate wrote:
Beste Philip,

Het interview volgende week vrijdag 15 januari zal plaatsvinden bij Cramim Restaurant, Derekh
Hebron 66, Be'er Sheva. Wij hebben aldaar een afgesloten VIP room afgehuurd. Wij hopen jou
om 10.00 uur te verwelkomen. Wij zouden het op prijs stellen als wij van jou de
powerpointpresentatie welke jij hebt gemaakt, vantevoren zouden mogen ontvangen. Alvast
hartelijk dank.

Met vriendelijke groet / With kind regards,

Find us on: Facebook | LinkedIn | Twitter | YouTube
Wim Getkate | senior manager

Ernst & Young Accountants LLP

Antonio Vivaldistraat 150, 1083 HP Amsterdam, Postbus 75993 1070 AZ Amsterdam, Netherlands
Office: +31 (0)88 407 1912 | Mobile: +31 (0)6 2125 2228 | wim.getkate@nl.ey.com

Fax: +31 (0)88 407 0951

Website: http://www.ey.com
Sandra Giling | Phone: +31 (0)88 407 1872 | sandra.giling@nl.ey.com

Chamber of Commerce Rotterdam: 24432944
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Registrar of Companier for England and Wales: OC335594

Op dit e-mailbericht en eventuele bijbehorende attachments is een disclaimer van
toepassing, die is opgenomen op onze website: http://www.ey.com/NL/nl/Home/E-
mail-disclaimer Indien u niet in staat bent deze disclaimer te raadplegen en/of op te
slaan, kunt u een e-mail bericht zenden aan mailto:info@nl.ey.com, waarna wij u de
disclaimer zullen toezenden.

This e-mail and any attachments are subject to a disclaimer which is included on our
website: http://www.ey.com/NL/nl/Home/E-mail-disclaimer If you are unable to retrieve
and/or save this disclaimer, please send an e-mail to mailto:info@nl.ey.com and we will
send you the disclaimer.
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Stichting Marorgelden Overheid
Stichting Platform Israél

Op dit e-mailbericht en eventuele bijbehorende attachments is een disclaimer van toepassing,
die is opgenomen op onze website: http://www.ey.com/NL/nl/Home/E-mail-disclaimer Indien
u niet in staat bent deze disclaimer te raadplegen en/of op te slaan, kunt u een e-mail bericht

zenden aan mailto:info@nl.ey.com, waarna wij u de disclaimer zullen toezenden.

This e-mail and any attachments are subject to a disclaimer which is included on our website:
http://www.ey.com/NL/nl/Home/E-mail-disclaimer If you are unable to retrieve and/or save

this disclaimer, please send an e-mail to mailto:info@nl.ey.com and we will send you the

disclaimer.
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